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From:  ~JORGE ANDRES GARABEDIAN' [

To:
Subject RV: FACTURA PENDIENTE POR PAGAR A RGQ
Sent: Thu, 12 Nov 2015 08:47:25 -0500

Cordial saludo ALVAROQ;

Te informo que ayer el cliente ODEBRECH nos escribié confirmando el anticipo pero igualmente solicitando el cambio de fecha de
la factura razén por la cual procederemos al cambio y este ingreso se reflejard en el mes de NOVIEMBRE.

Saludos;

JORGE ANDRES GARABEDIAN GALLEGO
Gerente General
RGQ LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL S.A.S.

De: OLGA LUCIA GARZON LOPEZ
Enviado el: jueves, 12 de noviembre de 2015 08:22 a.m.
Para: I
Asunto: RV: FACTURA PENDIENTE POR PAGAR A RGQ

Olga Lucia Garzon L.
RGQ Logistics Group International 5.A.S.

De: José Alvaro Bedoya Orozco
Enviado el: miércoles, 11 de noviembre de 2015 06:06 p.m.
Para: olga.garzon I
Asunto: RE: FACTURA PENDIENTE POR PAGAR A RGQ

De: Fabio de Oliveira Contreiras
Enviado el: miércoles, 11 de noviembre de 2015 09:34 a.m.
Para: José Alvaro Bedoya Orozco
Asunto: RV: FACTURA PENDIENTE POR PAGAR A RGQ

Atento Saludo,

Soy el funcionario delegado por Consorcio Ruta del sol en el 4rea de subcontratos para el manejo del Contrato de trasporte
multimodal que tenemos con ustedes.

En el dia de hoy 11 de noviembre del 2015 se realizo el pago por anticipo de la factura 1974 de fecha 16 de octubre por un valor de
$ 500.000.000; Sin embrago es necesario que dicha factura sea reenviada y modificada con fecha del mes de noviembre, puesto

que en octubre llegaron dos facturas del mismo.

En octubre se cancelo la factura 1970 y quedo a espera de pago la factura ya mencionada Ia cual se cancelo el dia de hoy como ya
fue explicado.

La modificacion solicitada de la factura 1974 es con fecha méxima del 6 de noviembre del presente afio.
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Quedo atento para legalizacién de pago.

Gracias por su atencién.

e e

Fabio de Oliveira Contreiras
Responsable Financiero

ODEBRECHT!
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_Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Calle 93 # 114 - 28 of 301/304

Edificio Capital Park - Bogota DC - Colmbia
www,odebrecht.com
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VoIP 5000 4939

De: OLGA LUCIA GARZON LOPEZ [ i

Enviado el: martes, 10 de noviembre de 2015 11:49 a.m.
- ]

Para:
CC: Fabio de Oliveira Contreiras
Asunto: FACTURA PENDIENTE POR PAGAR A RGQ

Buenos Dias

Por medio de la presente enviamos relacién de las facturas que estdn pendientes por ‘pagar a RGQ

Agradecemos su gentil colaboracién

_RUTA DEL SOL

o
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VEHICULO!

Py

16-oct-15 16-oct-15

$
500,000,000

Olga Lucia Garzon L.
RGQ Logistics Group International S.A.S.
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Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.
Para mais informagdes visite

http://www.messagelabs.com/email

Se certificé que el correo no contiene virus.
Comprobada por AVG - www.avg.es .
Versién: 2013.0.3544 / Base de datos de virus: 4447/10983 - Fecha de la versién: 12/11/2015
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1. Advertencia: Informacién reservada y clasificada

Sobre la informacion relacionada con RGQ Logistics trasladada, es necesario resaltar
que la misma se encuentra sujeta a reserva. En este sentido, debe tenerse en cuenta
que la informacion de tal sociedad hace parte de una denuncia que se encuentra en
etapa de averiguacion preliminar. Por lo anterior, |a informacién se encuentra sujeta
a reserva conforme con lo dispuesto en las normas relacionadas con el tramite
administrativo sancionatorio _por posibles practicas contrarias a la libre

competencia econémica.

Debe resaltarse que la informacién de RGQ Logistics se encontraba en un proceso de
caracter contencioso cuyo procedimiento aplicable es el contemplado en el CGP. En
este sentido, conforme con lo dispuesto por el art. 123 del CGP, la informacion no
puede ser puesta en conocimiento publico. Asi, la informacién en comento se encuentra
sujeta a reserva en el tramite administrativo sancionatorio, como en el proceso

contencioso.
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